
Von: J. Rutz < > 
Gesendet: Sonntag, 06. März 2022 22:23 
An: 'Greh Natalie' 

Betreff: AW: Fragen zum Verbleib der Fr. 10'900.00 

Anlagen: Fragen zum Verbleib der Fr. 10'900.00: 
  

1957.1 Fragen und Fakten von Jr an Natalie Greh zu ihrem Debitoren- u. 
 Buchungsauszug der verschwundenen Fr. 10900.pdf;  
1957.1 Fragen und Fakten von Jr an Natalie Greh zu ihrem Debitoren- u. 

Buchungsauszug der verschwundenen Fr. 10900.docx 
 

 
Grüezi Natalie Greh 

 

Einmal angenommen, Cornelia Stamm Hurter ist bezüglich der fraglichen Fr. 10'900.- 

in Geldwäsche oder womöglich gar in Veruntreuung verwickelt, hiesse dies, dass die 

Ihnen übergeordnete Cornelia Stamm Hurter sich folgerichtig auf diese Weise auch 

noch selbst ‘Persil-waschen’ würde. Dass Cornelia Stamm Hurter in der Angelegenheit 

:Josef :Rutz auf jeden Fall schwer befangen ist, hat die sog. 

REGIERUNGSPRÄSIDENTIN eben selbst amtlich bestätigt. – Mit ihrem Erzeugnis – 

Dok. 1995 vom 07.02.2022.  

 

In der Anlage überantwortet :Josef :Rutz Ihnen – als gelehrte Juristin – die am Mo. 

09.08.2021 11:01 per Mail gestellten Fragen erneut. Bitte antworten Sie direkt im 

Word-Dokument 1957.1. – Das PDF, wie auch die ursprüngliche Mail (beide als 

Anlage) dienen der Rechtssicherheit.  

 

:Josef :Rutz war dabei, wie Blöchlinger Sie anlässlich der Einberufung des ‘runden 

Tisches’ mit Andreas Wurster mit «Hoi Natalie» begrüsste. Auch unter der Fuchtel der 

Stamm Hurter schuldeten Sie – nebst dem :Josef :Rutz - auch dem schnöde 

Hinweggeekelten die diesem zustehende Rehabilitierung wie folgt: 

 

1. Beantwortung des Fragebogens – oben erwähnt. 

2. Weiterleitung dieser Mail inkl. aller Anlagen an die/den Zuständige(n) der/die 

Zugriff auf die fraglichen Buchungseinträge haben. – Mit :Josef :Rutz in ‘CC’. 

3. Sollte Ihnen dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, ist der/die 

zuständige Mitarbeiter(in) und deren/dessen Amtsstelle namentlich bekannt zu 

geben.  

4. Sollen Sie dem :Josef :Rutz als Steuerzahler die begehrten Auskünfte verweigern 

wollen, sie dies mittels eines anfechtbaren rechtlichen Papiers – innert der nächsten 

7 Tage via Mail und innerhalb 10 Tage in Papierform bekannt zu geben.   

 

Die Sache eilt, da die Firma Steuerverwaltung den :Josef :Rutz bereits wieder mittels 

neuer Steuerrechnungen begriffen ist, den :Josef :Rutz zu deren Zahlungen und 

weiteren STEUERERKLÄRUNGEN zu nötigen.   

 

 

Alle Rechte vorbehalten - Ohne Präjudiz 

 

http://www.rutzkinder.ch/pers/1995_abweisung_aufsichtsbeschwerde_1990_g_polizeiliche_akteneinsichtsverweigerung_ph_maier_durch_reg-praesid_cornelia_stamm_hurter.pdf
http://www.rutzkinder.ch/pers/1957.1_hl_fragen_und_fakten_von_jr_an_natalie_greh_zu_debitoren-u._buchungsauszug_der_verschwundenen_fr._10900.pdf
http://www.rutzkinder.ch/steuerverwaltung.html


BEACHTE 

 

Die Inkenntnissetzung des Prinzipals ist die Inkenntnissetzung des Agenten. Die 
Inkenntnissetzung des Agenten ist die Inkenntnissetzung des Prinzipals. 

 

Das Interpretations- und Definitionsrecht ist alleine dem ::Josef :Rutz 
vorbehalten. 

Gerichtsstand: Dumaguete Philippinen 

 

 

 

 

 

 

Von: Greh Natalie <natalie.greh@sh.ch>  
Gesendet: Dienstag, 10. August 2021 08:58 
An: 'J. Rutz' < > 
Betreff: AW: Fragen zum Verbleib der Fr. 10'900.00 

 
Sehr geehrter Herr Rutz 
  
Der Beleg zum Debitor 123029 stellt dar, dass in Ihrer Sache die Rechnung Nr. 
90343861 vom 21. November 2016 in Höhe von 10'900 Franken erging und am 10. 
Januar 2017 gemahnt wurde. Über weitere Informationen zum Buchungsvorgang 
verfüge ich nicht, weil 2018 die Buchhaltungssoftware abgelöst wurde, sodass 
Buchungsschritte von vor 2018 nicht mehr einfach rückverfolgt werden können. Ich 
bitte Sie um Verständnis, dass ich Ihnen daher in dieser Sache keine weiteren 
Angaben machen kann.  
  
Freundliche Grüsse 
Natalie Greh 
  

Von: J. Rutz < >  
Gesendet: Montag, 9. August 2021 11:01 
An: Greh Natalie <natalie.greh@sh.ch> 
Betreff: Fragen zum Verbleib der Fr. 10'900.00 

  
Guten Tag Natalie Greh 
  
Sie haben dem :Josef :Rutz kürzlich ein Schreiben mit einem Auszug über die Odyssee 
der fraglichen Fr. 10'900.00 zukommen lassen.  
  
Für einen Laien sind die vagen Angaben leider nicht zielführend zu interpretieren.  
  

mailto:natalie.greh@sh.ch
mailto:natalie.greh@sh.ch


:Josef :Rutz bittet Sie hiermit nochmals um Klarheit, wer nun diese Fr. 10'900.00 
wann, von wo nach wo transferiert hat. Dazu die unmissverständliche Zusage, dass in 
dieser Angelegenheit NIE MEHR eine Forderung an :Josef :Rutz gestellt werden wird! 
  
Der Einfachheit halber legt :Josef :Rutz Ihren Auszug nochmals bei. Um etwaigen 
Unklarheiten vorzubeugen, hat :Josef :Rutz die Spalten mit Buchstaben und die Zeilen 
mit Ziffern markiert.  
  
Da es sich beim fraglichen Betrag um einen massiven Amtsmissbrauch und 
schwerwiegende Gebührenüberforderung des Justizverbrechers Maurus Meier 
handelt, ist hier absolute Klarheit dringend geboten.  
  
Bitte antworten Sie mit klarem Bezug auf die jeweilig vorangestellte Nummerierung. 
  
Es verbleibt mit bestem Dank im Voraus und freundlichen Grüssen  
  
:Josef :Rutz  

http://www.rutzkinder.ch/505_maurus_meier_juengster_justizverbrecher.html?path=article&contentid=505

